Caroline DUMAS

—
De: Contact BEP [contact@bep-maconnerie. fr]
Envoyé: mercredi 19 décembre 2018 13:09
A: menuiserie@entreprise-dumas.com
Objet: RE: DEVIS N° ME-DE181539 - BRUNET
Piéces jointes: image002.jpg; numérisation0015.pdf

Bonjour,

Ci-joint le bon signé.

Les coordonnés sont les suivantes:
Mr BRUNET

6 Rue Elie Rochette

0623784763

Bien cordialement.

)5 BEP

VALLET Thomas
Conducteur de Travaux

75 rue Francis de Pressensé
69100 Villeurbanne

Tel: 0478 89 69 65

Port : 07 72294860

----- Message d'origine-----

De : menuiserie@entreprise-dumas.com <menuiserie@entreprise-dumas.com>
Envoyé : mercredi 19 décembre 2018 09:14

A : Contact BEP <contact@bep-maconnerie.fr>

Objet : DEVIS N° ME-DE181539 - BRUNET

Madame, Monsieur,
Nous vous prions de trouver ci-joint le DEVIS N° ME-DE181539 que nous avons établi
Vous en souhaitant bonne réception,

DUMAS MENUISERIE

49, Chemin du Bois

69140

RILLIEUX LA PAPE

Tél : 04.78.93.43.70

Email ; menuiserie@entreprise-dumas.com
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49, Chemin du Bois ® 69140 Rillieux-la-Pape
T61.04789343 70 Fax:04 78 97 21 37
_ menuiserie@entreprise-dumas.com

N° Agrément

N° dossier : 181581

DEVIS N° ME-1815639

STEB.E.P.

Rue de Préssensé

69100 VILLEURBANNE

Rillieux-ia-Pape, le 19/12/2018

MR BRUNET
6 Rue Elie Rochette

69007 LYON

SURFACE P.U. HT MONTANT HT
SUITE A SINISTRE

ENTREE
o1
;;;cage, vernissage & 2 couches : Forfait 1.00 450, 00€
Application d'un fond dur pour bloguer
d'éventuelles traces : Forfait : 1.00 135,00€
Lpprovisionnement matériel 1.00 30,00€
w.C.
;:;;tage résine sur carrelage et plinthes 1.0C 56,25€

Devis_E.rpt Sarl au capital de 10 000 € - RCS LYON 481 630 333 - Code APE-NAF 2032
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49, Chemin du Bois ® 69140 Rillieux-la-Pape

Tél.04789343 70 Fax:0478 97 2137
menuiserieentreprise-dumas.com

Suite DEVIS N° 181539 du 19/12/2018

Total HT 731,25€
TVA 20.00 % 146,25 €
Soit 5756.02F Total TTC 877,50 €

Si vous acceptez ce devis, veuillez nous en retourner un exemplaire signé et précédé de la mention "Bon pour Accord”.

Conditions de réglement . e A9 jl2; 2013

Acompte de 30 % a la commande, Nom et Signature du Client

Le solde a réception de la facture. BON POUR ACCORD
Valle b

~——"gEP. Maconnerie
73Ter 75 rue F. de Pressense
69100 VILLEURBANNE
SAS au Capital de 7 622 €
TEL. 04.78 89.69.65
SIRET 322 077 157 00020
APE 4120B

Devis_E.rpt Sarl au capital de 10 000 € - RCS LYON 481 630 333 - Code APE-NAF 2032



